09/01/24, 07:29 Posta di AULSSS8 - Fwd: ATTIVITA' DI DOCENZA DOTT. SSA CHIARAANSELMI PER IL CORSO " Formazione in materia di s...

REGIONE DEL VENETO

ﬁ U I_SSB Claudia Bettega <claudia.bettega@aulss8.veneto.it>

Fwd: ATTIVITA' DI DOCENZA DOTT. SSA CHIARA ANSELMI PER IL CORSO " Formazione in materia di salute e sicurezza -
Formazione Dirigenti secondo Accordo S/R 2011" (N. 2a EDIZIONE: 22.09.2023, 29.09.2023, 06.10.2023, 13.10.2023)

1 messaggio

UOS Formazione ULSS 8 BERICA <uos.formazione@aulss8.veneto.it>
A: annunziata cipriani <annunziata.cipriani@aulss8.veneto.it>
Cc: Claudia Bettega <claudia.bettega@aulss8.veneto.it>

---------- Forwarded message ---------

Da: Chiara Anselmi <ingchiara.anselmi@gmail.com>

Date: gio 31 ago 2023 alle ore 18:47

Subject: Re: ATTIVITA' DI DOCENZA DOTT. SSA CHIARA ANSELMI PER IL CORSO " Formazione in materia di salute e sicurezza - Formazione Dirigenti secondo Accordo S/R 2011" (
29.09.2023, 06.10.2023, 13.10.2023)

To: uos.formazione@aulss8.veneto.it <uos.formazione@aulss8.veneto.it>, federico pegoraro <federico.pegoraro@aulss8.veneto.it>, andrea sbicego <andrea.sbicego@aulss8.veneto.it

Buona sera,

mi perdoni il tardivo riscontro, ma sono in ferie con rientro al lavoro la settimana prossima.

In riferimento al compenso, i 950,00 euro onnicomprensivi si riferiscono alle 16 ore? Pongo tale quesito perché se cosi fosse non comprendo la riduzione dell'importo che per il corso Di
tenuto per Vostra Azienda in novembre 2022 sempre di 16 ore di docenza era di 1.900 euro lordi onnicomprensivi, quindi pari al doppio dell'importo da Lei indicato per la edizione di setl
quale I'arch. Sbicego mi ha chiesto di poter tenere la docenza per tutte e 16 le ore.

Grazie fin d'ora di Vs. riscontro

Cordiali saluti

Chiara Anselmi

Il giorno lun 28 ago 2023 alle ore 18:37 <chiara.anselmi@libero.it> ha scritto:

—————————— Messaggio originale ----------

Da: UOS Formazione ULSS 8 BERICA <uos.formazione@aulss8.veneto.it>

A: chiara.anselmi@libero.it

Cc: federico pegoraro <federico.pegoraro@aulss8.veneto.it>, andrea sbicego <andrea.sbicego@aulss8.veneto.it>

Data: 28/08/2023 12:41 CEST

Oggetto: ATTIVITA' DI DOCENZA DOTT. SSA CHIARA ANSELMI PER IL CORSO " Formazione in materia di salute e sicurezza - Formazione Dirigenti secondo Accordo S/R 2
22.09.2023, 29.09.2023, 06.10.2023, 13.10.2023)

Buongiorno

Si prende atto che Lei € stata individuata, dal Responsabile Scientifico, Dott. Andrea Sbicego, quale docente titolare del corso in oggetto che :
in oggetto specificate, per un compenso LORDO OMNICOMPRENSIVO € 950 per I'edizione effettivamente svolta e documentata.

A tal fine si allega il programma del corso accreditato ECM n. 25-260934.

Si fa presente che, al fine della liquidazione del compenso, € necessario, ENTRO 30 GG. dalla presente, restituire i moduli in allegato (n. 2 di
modello liquidazioni) debitamente firmati e inviarli a protocollo@aulss8.veneto.it

Per la corretta eventuale fatturazione del compenso di cui sopra si indica il seguente link: https://www.aulss8.veneto.it/nodo.php/3284
Per eventuali altre informazioni in merito alla corretta fatturazione si chiede di riferirsi all'lUOC Contabilita e Bilancio di questa Azien

mail: servizio.finanziario@aulss8.veneto.it

Nel ringraziarla per la cortese collaborazione, si porgono i piu cordiali saluti.

UOS Formazione

Azienda ULSS 8 Berica
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